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ﬁ Outlook

RV: POLIZA CONTRATO 4204000-572-2024 OC 128591

Desde Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Fecha Lun 16/12/2024 15:02
Para Camila Londofio Parra <clondonop@alcaldiabogota.gov.co>

U 1 archivo adjunto (176 KB)
OC 128591.pdf:

De: Olga Lucia Avila Martinez <olavila@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: viernes, 17 de mayo de 2024 16:44

Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: POLIZA CONTRATO 4204000-572-2024 OC 128591

Buenas tardes, por medio del presente se informa que revisada la pdliza 3922109-1 expedida por la
Aseguradora SURAMERICANA tomada por CONTROLES EMPRESARIALES SAS, sefialando que la misma

cuenta con los siguientes amparos:

RIESGOS VALOR DESDE HASTA
ASEGURADO

CUMPLIMIENTO DEL 64.662.592,00 |10/05/2024 30/06/2025

CONTRATO

PAGO DE 32.331.296,00 10/05/2024  31/12/2027

SALARIOS,PRESTACIONES

SOCIALES E

INDEMNIZACIONES

LABORALES

Por lo tanto se aprueba la garantia Unica de la Orden de Compra 128591 ( contrato 4204000-572-
2024) de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 vy la

Clausula 18.2 del AMP 241-2021 que sefiala:

Tabla 2 Suficlencia de la garantia a favor de las Entidades Compradoras

E:r::ﬂ:nanta del 10% del Valor de la Orden de Compra Duracién de la Orden de Compra y seis (6) meses mas.
Pago de salarios,

prestaciones

sociales legales e 5% del valor de la Orden de Compra Duracién de la Orden de Compra y tres (3) afios mas.
indemnizaciones

laborales

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Se adjunta orden de compra.

Cordialmente,
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Olga Lucia Avila Martinez
Abogada- Direccién de Contratacion
Contratista.

De: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de mayo de 2024 14:00

Para: Olga Lucia Avila Martinez <olavila@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RV: POLIZA CONTRATO 4204000-572-2024 OC 128591

Buenas tardes dra. Olga,

Me permito remitir la garantia del Contrato 4204000-572-2024 correspondiente a la OC 128591, para su
revision y la validacién de la mencionada pdliza.

Agradezco reportar o dar aviso para realizar su cargue en el Sistema de Gestién Contractual.

Cordialmente,

GRUPO GESTION DE GARANTIAS

A BOGOT\ oo s G

oF BOCOTADL [REr R

De: Sandra Viviana Mufioz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: jueves, 16 de mayo de 2024 13:43

Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: POLIZA CONTRATO 4204000-572-2024 OC 128591

Buenas tardes,

De manera atenta se remite la garantia requerida para la ejecucion del contrato relacionado
en el asunto.

Cordial saludo

Sandra viviana mufoz
CONTRATISTA
o OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
DERaoTAD S BOGOTI\ Secretaria General

DE BOGOTAD.C.

Alcaldia Mayor de Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext.1168

La informacién aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacién, copia, descarga,
distribucion, modificacion y/o reproduccion total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotd, pues su

contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibié esta informacién por error, por favor contacte en
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forma inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota no es responsable por la informacién contenida en esta comunicacién, el directo responsable es quien la firma o el autor
de la misma. Conozca nuestra politica de proteccion de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en:

https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas
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